
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SINIF 9 BLGİSARMAL 3 24 386 1832 15739

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,62 12,24 9,56 6,80 3,88 5,83 4,80 4,22 3,75 3,11 1,92 2,63 12,02 6,63 10,36 3,83 3,93 2,85 3,46 3,37 2,61 3,00 3,36 2,16 49,64 39,55 39,75 236,560

Okul Ortalaması 9,46 13,71 6,03 4,63 5,54 3,24 4,75 4,83 3,54 1,67 3,63 0,76 4,45 6,32 2,88 2,13 4,46 1,01 3,13 3,88 2,16 2,50 4,08 1,48 32,72 46,45 21,10 166,820

KATILIMLAR

1 119 ENES ALAĞAŞ -9A 18 12 15,00 7 5 5,75 10 2 9,50 13 14 9,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 52 40 42,00 248,058 6530

2 111 ELİF DURAN -9A 14 15 10,25 2 6 0,50 5 3 4,25 1 5 -0,25 12 9 9,75 3 4 2,00 7 3 6,25 3 5 1,75 47 50 34,50 221,425 7916

3 135 KADER FERMAN -9A 10 15 6,25 6 5 4,75 5 3 4,25 2 4 1,00 12 12 9,00 5 5 3,75 7 3 6,25 3 6 1,50 50 53 36,75 215,508 8216

4 123 ZEYNEP ŞENER -9A 13 12 10,00 6 6 4,50 7 3 6,25 2 4 1,00 9 9 6,75 3 5 1,75 2 4 1,00 5 2 4,50 47 45 35,75 215,435 8221

5 130 KÜBRA TAŞ -9A 9 15 5,25 8 3 7,25 3 5 1,75 5 1 4,75 8 5 6,75 5 3 4,25 2 4 1,00 2 3 1,25 42 39 32,25 198,255 9162

6 137 GÖDENAZ GÖKTAİ -9A 14 14 10,50 4 6 2,50 6 5 4,75 1 4 0,00 3 4 2,00 2 5 0,75 3 3 2,25 4 2 3,50 37 43 26,25 182,555 10117

7 114 ROJİN KUTLUK -9A 12 14 8,50 10 2 9,50 7 4 6,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 4 3,00 1 6 -0,50 40 36 31,00 182,068 10144

8 118 ZEHRA ERBAŞ -9A 10 11 7,25 8 2 7,50 7 3 6,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 4 1,00 5 3 4,25 2 1 1,75 37 27 30,25 181,403 10196

9 133 ASYA CANGİR -9A 9 7 7,25 6 5 4,75 5 4 4,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 3 5 1,75 4 4 3,00 1 5 -0,25 33 38 23,50 173,935 10682

10 109 NURCAN KARASATİ -9A 9 16 5,00 10 2 9,50 4 5 2,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 6 1 5,75 37 33 28,75 170,218 10933

11 128 DERYA DEMİRHAN -9A 12 16 8,00 1 5 -0,25 7 5 5,75 2 4 1,00 5 7 3,25 0 6 -1,50 3 6 1,50 4 5 2,75 34 54 20,50 169,400 10995

12 115 AYŞEGÜL OLAM -9A 10 11 7,25 7 3 6,25 4 4 3,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 32 29 24,75 166,600 11188

13 122 ŞEVİN POLAT -9A 8 19 3,25 6 6 4,50 6 5 4,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 7 1,25 4 6 2,50 0 2 -0,50 33 52 20,00 162,015 11514

14 129 BERFİN ÖNER -9A 14 11 11,25 2 9 -0,25 3 6 1,50 2 4 1,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 5 4 4,00 4 4 3,00 32 51 19,25 161,180 11579

15 113 DİLARA PEKTAŞ -9A 9 18 4,50 3 9 0,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 4 8 2,00 4 6 2,50 3 6 1,50 1 9 -1,25 33 65 16,75 150,518 12371

16 141 NURGÜL ALVER -9A 9 17 4,75 4 6 2,50 4 6 2,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 3 4 2,00 3 2 2,50 5 2 4,50 31 48 19,00 150,328 12390

17 117 KEREM CANGİR -9A 9 13 5,75 7 2 6,50 4 7 2,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 2 7 0,25 25 39 15,25 142,423 12945

18 0 MERAL TANLASİ A 6 8 4,00 2 7 0,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 3 6 1,50 2 4 1,00 3 4 2,00 0 6 -1,50 21 44 10,00 133,830 13498

19 139 PINAR YILDIZ -9A 4 12 1,00 3 5 1,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 5 1,75 1 3 0,25 3 3 2,25 5 1 4,75 20 36 11,00 129,390 13759

20 120 SONGÜL GÜNDOĞDU -9A 5 15 1,25 2 6 0,50 3 6 1,50 1 4 0,00 3 5 1,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 20 50 7,50 123,320 14076

21 143 SONGÜL ÜNEŞ -9A 4 18 -0,50 0 11 -2,75 5 4 4,00 1 4 0,00 3 3 2,25 3 5 1,75 3 6 1,50 3 4 2,00 22 55 8,25 122,225 14140

22 107 YUSUF DOĞAN -9A 11 13 7,75 3 8 1,00 1 11 -1,75 3 3 2,25 2 14 -1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 20 64 4,00 121,080 14189

23 112 MUSA ULUŞIK -9A 4 6 2,50 2 6 0,50 4 4 3,00 1 5 -0,25 3 7 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 15 41 4,75 115,630 14435

24 149 SEMANUR ÇİÇEK -9A 4 21 -1,25 2 8 0,00 1 10 -1,50 1 4 0,00 3 7 1,25 2 6 0,50 2 5 0,75 1 9 -1,25 16 70 -1,50
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