
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN KURTALAN İBNİ SİNA MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara Beta Seri TYT Denemesi 18 500 1727 8924

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3212,52 18,19 2,71 1,45 2,35 1,51 1,84 1,05 2,17 1,22 1,86 3,24 0,83 3,03 0,01 0,02 0,00 6,81 3,53 5,93 1,05 0,54 0,91 1,73 1,99 1,24 2,57 1,48 2,20 1,50 1,09 1,23 44,6226,51 37,99 220,920

Okul Ortalaması 15,2816,44 11,17 2,41 1,53 2,03 1,12 1,59 0,72 1,59 2,12 1,06 2,76 0,94 2,53 0,00 0,00 0,00 1,93 3,07 1,16 0,00 0,29 -0,07 1,56 2,25 1,00 1,13 1,56 0,73 1,00 1,00 0,75 28,7830,79 21,08 164,170

KATILIMLAR

1 459 EMİN  PEKGÖZ 12A 22 10 19,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 40 16 36,00 214,305 4107

2 300 BERÇEM ASMA 12A 19 7 17,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 31 11 28,25 191,150 5427

3 406 AYŞEGÜL KAVŞUT 12A 17 18 12,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 35 36 26,00 182,485 5943

4 435 İREM ÖZÇELİK 12A 20 16 16,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 33 28 26,00 182,380 5953

5 410 MERVE TAŞKESEN 12A 17 15 13,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 33 32 25,00 178,328 6213

6 419 SEMA HÜLAKO 12B 17 14 13,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 31 26 24,50 177,270 6289

7 443 KARDELEN PKTŞ 12A 19 19 14,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 4 2 3,50 1 4 0,00 1 4 0,00 35 43 24,25 176,570 6339

8 409 MELEK ALVER       Ö 12B 20 10 17,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 14 23,50 175,330 6406

9 244 BERFİN ÇİFTÇİ 12A 14 24 8,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 4 1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 34 46 22,50 170,775 6643

10 388 FATMA KONDU 12B 14 16 10,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 28 30 20,50 165,235 6925

11 440 HÜLYA BALTA 12A 17 16 13,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 9 -2,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 28 34 19,50 159,985 7197

12 400 ELİF GÜNBAT 12B 11 17 6,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 1 0 1,00 24 29 16,75 153,570 7471

13 442 HAZAL AKAR 12A 17 23 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 25 35 16,25 151,600 7551

14 123 NURR 12 14 10 11,50 4 0 4,00 18 10 15,50 151,420 7560

15 390 SENANUR NAS   13 12 10,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 17 19 12,25 138,683 8011

16 421 ŞİLAN KAVUT 12A 8 13 4,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 17 10,75 135,180 8114

17 439 SEDANUR KARATAŞ 12B 9 28 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 21 49 8,75 127,568 8307

18 417 FELEK İNAÇ 12B 7 28 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 20 50 7,50 123,165 8380
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