
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN KURTALAN İBNİ SİNA MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara 10. Sınıf 2. Deneme 75 728 2645 3941

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,82 9,30 9,50 5,37 4,86 4,15 3,34 5,24 2,03 8,02 7,16 6,23 3,58 3,56 2,69 2,92 2,46 2,31 2,04 3,20 1,24 37,09 35,78 28,15 221,700

Okul Ortalaması 9,75 12,00 6,75 3,60 6,67 1,93 2,59 6,48 0,97 3,64 7,10 1,86 2,55 4,72 1,37 1,79 3,43 0,93 1,60 4,25 0,54 25,52 44,65 14,35 161,200

KATILIMLAR

1 568 EZEL GÜNDOĞDU 10A 15 8 13,00 4 5 2,75 2 8 0,00 7 7 5,25 3 5 1,75 3 4 2,00 2 4 1,00 36 41 25,75 216,045 1715

2 538 HÜLYA SEZGİN 10A 12 10 9,50 7 4 6,00 3 4 2,00 7 10 4,50 5 5 3,75 3 1 2,75 2 4 1,00 39 38 29,50 213,660 1744

3 561 EVİN ESMER 10B 16 7 14,25 4 8 2,00 3 3 2,25 4 5 2,75 3 7 1,25 4 3 3,25 2 5 0,75 36 38 26,50 212,300 1771

4 562 ÇİĞ EM CELBEK 10A 13 8 11,00 3 8 1,00 4 3 3,25 8 10 5,50 4 4 3,00 2 6 0,50 2 4 1,00 36 43 25,25 210,690 1798

5 582 SALİKE PEKEDİS 10B 13 12 10,00 5 8 3,00 6 6 4,50 6 3 5,25 4 4 3,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 37 43 26,25 210,113 1807

6 530 ELANUR NAR 10A 14 11 11,25 6 7 4,25 3 8 1,00 5 6 3,50 4 5 2,75 3 5 1,75 2 4 1,00 37 46 25,50 204,785 1903

7 533 ŞÜHEDA PEKTAŞ 10A 16 9 13,75 3 8 1,00 2 7 0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 2 6 0,50 3 4 2,00 33 41 22,75 202,433 1938

8 2966 GAMZE NUR DEMİR 10A 12 12 9,00 7 6 5,50 2 9 -0,25 8 15 4,25 4 5 2,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 38 55 24,25 198,505 2005

9 528 HELİN KARATAŞ 10B 10 13 6,75 4 7 2,25 7 2 6,50 6 3 5,25 4 4 3,00 2 1 1,75 0 7 -1,75 33 37 23,75 195,703 2045

10 534 BETÜL AYAZ 10B 14 8 12,00 5 4 4,00 3 5 1,75 2 4 1,00 4 5 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 30 32 22,00 189,543 2151

11 585 EDANURDEMİR 10A 15 10 12,50 5 6 3,50 3 7 1,25 2 6 0,50 3 3 2,25 2 4 1,00 2 4 1,00 32 40 22,00 188,828 2165

12 587 ESMA YAVUZ 10B 15 7 13,25 4 8 2,00 4 3 3,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 31 33 22,75 188,113 2171

13 586 MELEK DEMİRHA N 10A 8 11 5,25 2 4 1,00 3 1 2,75 9 7 7,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 27 31 19,25 187,373 2182

14 124 NAZLI BALTA 10C 10 9 7,75 2 1 1,75 7 7 5,25 4 4 3,00 1 2 0,50 2 4 1,00 26 27 19,25 186,338 2200

15 532 FUNDA KALKAN 10A 11 7 9,25 3 5 1,75 2 5 0,75 5 5 3,75 3 5 1,75 3 3 2,25 1 4 0,00 28 34 19,50 185,638 2214

16 563 GÜLCAN AKAY 10A 9 11 6,25 5 6 3,50 4 8 2,00 5 7 3,25 5 1 4,75 3 3 2,25 2 5 0,75 33 41 22,75 183,860 2243

17 536 MUKADDER ULUŞIK 10A 13 12 10,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 3 6 1,50 4 5 2,75 4 4 3,00 3 4 2,00 32 43 21,25 183,323 2252

18 551 KADER EKİNCİ 10C 9 12 6,00 5 6 3,50 3 4 2,00 5 8 3,00 4 5 2,75 3 4 2,00 4 2 3,50 33 41 22,75 182,253 2272

19 546 AYŞE BUTEKİN 10A 13 10 10,50 5 6 3,50 3 8 1,00 1 5 -0,25 5 3 4,25 2 1 1,75 2 4 1,00 31 37 21,75 179,953 2325

20 548 BERFİN TİLKİ 10C 13 10 10,50 2 8 0,00 0 11 -2,75 6 8 4,00 3 6 1,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 28 53 14,75 177,700 2359

21 557 GÜLSÜM KARAAĞAÇ 10B 9 11 6,25 5 6 3,50 5 6 3,50 7 12 4,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 31 50 18,50 177,078 2367

22 126 ŞEYMA AKKURT 10C 11 9 8,75 2 5 0,75 2 7 0,25 5 8 3,00 2 7 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 27 42 16,50 174,163 2425

23 553 İREM DEMİR 10A 12 11 9,25 5 6 3,50 4 6 2,50 2 11 -0,75 5 5 3,75 3 3 2,25 2 5 0,75 33 47 21,25 173,870 2431

24 547 NAZAR YOLTAY 10C 12 9 9,75 3 9 0,75 2 7 0,25 4 12 1,00 4 6 2,50 3 5 1,75 3 3 2,25 31 51 18,25 173,570 2438

25 572 TUBA PEKEDİS 10C 11 11 8,25 8 3 7,25 4 7 2,25 1 1 0,75 1 2 0,50 25 24 19,00 172,253 2463

26 595 NUPELDA ERGİN 10A 11 14 7,50 5 6 3,50 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 5 2,75 2 5 0,75 2 4 1,00 28 42 17,50 171,690 2472

27 566 AYŞE KEKLİK 10B 11 13 7,75 4 7 2,25 3 6 1,50 3 6 1,50 5 5 3,75 1 3 0,25 2 5 0,75 29 45 17,75 169,428 2518

28 550 ELİF İNCİ 10B 12 8 10,00 3 9 0,75 4 6 2,50 1 1 0,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 7 -1,75 25 35 16,25 169,185 2522

29 571 RUKİYE AYDIN 10C 10 10 7,50 3 9 0,75 1 9 -1,25 8 10 5,50 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 26 56 12,00 169,170 2523
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Genel Ortalama 11,82 9,30 9,50 5,37 4,86 4,15 3,34 5,24 2,03 8,02 7,16 6,23 3,58 3,56 2,69 2,92 2,46 2,31 2,04 3,20 1,24 37,09 35,78 28,15 221,700
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KATILIMLAR

30 584 BAHAR AYAZ 10A 10 11 7,25 5 6 3,50 4 4 3,00 2 5 0,75 3 4 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 28 39 18,25 167,085 2564

31 526 ELANUR NAYMAN 10A 13 12 10,00 4 9 1,75 4 8 2,00 4 6 2,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 28 47 16,25 166,525 2576

32 558 MEDİNE ATAKUR 10B 14 9 11,75 4 8 2,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 0 7 -1,75 24 43 13,25 163,968 2624

33 522 ŞİLAN SÖSUNCU 10B 12 12 9,00 3 6 1,50 3 8 1,00 2 10 -0,50 3 5 1,75 2 4 1,00 4 3 3,25 29 48 17,00 163,405 2632

34 559 MISRA ÇETİNER 10B 10 15 6,25 5 7 3,25 5 5 3,75 2 4 1,00 2 6 0,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 28 45 16,75 161,900 2654

35 103 HATUN KORKMAZ 10C 9 10 6,50 3 6 1,50 2 9 -0,25 6 7 4,25 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 23 46 11,50 161,053 2670

36 555 NURBERSU ORAL 10A 9 15 5,25 5 7 3,25 4 7 2,25 2 3 1,25 5 5 3,75 1 2 0,50 2 5 0,75 28 44 17,00 160,333 2684

37 592 SAİDE TÖRE ETE 10B 13 9 10,75 4 5 2,75 3 6 1,50 1 8 -1,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 24 39 14,25 160,328 2685

38 569 ELİF POLAT 10B 10 11 7,25 6 6 4,50 4 6 2,50 3 9 0,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 26 45 14,75 159,045 2712

39 535 BÜŞRA FERMAN 10C 9 10 6,50 6 4 5,00 1 5 -0,25 4 8 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 23 38 13,50 158,193 2730

40 108 SAMİRA GÜNEŞ 10B 10 15 6,25 4 7 2,25 5 5 3,75 2 1 1,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 24 41 13,75 157,455 2746

41 581 BERFİN ATAK 10B 11 11 8,25 2 8 0,00 3 5 1,75 3 10 0,50 3 4 2,00 1 2 0,50 2 5 0,75 25 45 13,75 157,313 2750

42 0 10B 9 15 5,25 5 8 3,00 3 9 0,75 6 14 2,50 2 7 0,25 2 6 0,50 2 5 0,75 29 64 13,00 155,235 2788

43 525 ESMA GÖKNUR DİNLER 10B 10 10 7,50 1 7 -0,75 3 8 1,00 1 2 0,50 4 3 3,25 2 5 0,75 2 3 1,25 23 38 13,50 154,338 2804

44 131 BÜŞRA ULUŞIK 10B 10 14 6,50 1 10 -1,50 1 8 -1,00 5 10 2,50 2 8 0,00 4 2 3,50 1 4 0,00 24 56 10,00 150,220 2868

45 575 DİLAN DEMİRHAN 10C 7 11 4,25 3 7 1,25 3 9 0,75 5 9 2,75 2 6 0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 24 49 11,75 150,115 2870

46 554 CEMİLE ULUŞIK 10C 7 10 4,50 1 7 -0,75 2 7 0,25 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 4 1,00 19 38 9,50 149,605 2879

47 570 HELİN SOYSAL 10B 9 11 6,25 3 9 0,75 3 7 1,25 2 5 0,75 1 8 -1,00 4 2 3,50 2 5 0,75 24 47 12,25 149,340 2887

48 147 ZEYNEP TULGAR 10C 9 16 5,00 5 4 4,00 1 8 -1,00 5 12 2,00 3 2 2,50 2 6 0,50 0 6 -1,50 25 54 11,50 149,035 2896

49 545 SARA ÇİÇEK 10C 10 10 7,50 2 9 -0,25 0 12 -3,00 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 21 44 10,00 148,153 2917

50 524 GÜLİZAR METE 10C 7 12 4,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 19 31 11,25 147,745 2927

51 577 ZİLAN YOLTAY 10C 7 15 3,25 2 10 -0,50 2 8 0,00 7 10 4,50 2 5 0,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 24 59 9,25 147,460 2933

52 523 AYŞENUR DEMİR 10B 8 14 4,50 3 9 0,75 3 6 1,50 4 8 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 4 0,00 22 43 11,25 146,915 2941

53 591 VİYAN YILMAZ 10B 7 18 2,50 6 6 4,50 3 7 1,25 7 17 2,75 2 8 0,00 1 3 0,25 26 59 11,25 145,035 2985

54 539 BÜŞRAN AĞRAK 10B 9 13 5,75 3 8 1,00 4 6 2,50 1 1 0,75 3 5 1,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 21 42 10,50 144,243 3007

55 578 ZELAL DUPAN 10C 10 13 6,75 3 7 1,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 22 48 10,00 144,193 3009

56 55 ZEYNEP YILDIZ 10C 6 15 2,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 3 3,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 2 5 0,75 19 38 9,50 141,665 3053

57 588 TUĞBA ONAR 10A 8 12 5,00 3 7 1,25 2 7 0,25 4 9 1,75 3 3 2,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 21 49 8,75 141,358 3059

58 104 HAVVA ATALA 10B 9 13 5,75 3 8 1,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 23 48 11,00 140,783 3074
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 11,82 9,30 9,50 5,37 4,86 4,15 3,34 5,24 2,03 8,02 7,16 6,23 3,58 3,56 2,69 2,92 2,46 2,31 2,04 3,20 1,24 37,09 35,78 28,15 221,700

Okul Ortalaması 9,75 12,00 6,75 3,60 6,67 1,93 2,59 6,48 0,97 3,64 7,10 1,86 2,55 4,72 1,37 1,79 3,43 0,93 1,60 4,25 0,54 25,52 44,65 14,35 161,200

KATILIMLAR

59 99 ÇİĞDEM BALTA 10C 7 16 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 7 2,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 19 38 9,50 139,898 3087

60 542 EMİNE ALAKAŞ 10C 7 14 3,50 6 7 4,25 3 7 1,25 3 10 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 4 1,00 23 49 10,75 138,218 3118

61 593 MELEK AYAZ 10C 6 10 3,50 3 4 2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 17 28 10,00 137,050 3140

62 590 DARİN KUTLUK 10A 5 15 1,25 4 7 2,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 4 5 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 20 40 10,00 133,165 3215

63 580 BEYZA EROĞLU 10A 9 15 5,25 5 7 3,25 1 9 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 19 41 8,75 132,905 3223

64 144 EFTELYA BAYSAL 10A 9 16 5,00 4 9 1,75 4 8 2,00 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 21 54 7,50 132,488 3229

65 599 ASYE HANSU 10C 6 18 1,50 4 8 2,00 1 10 -1,50 4 7 2,25 4 4 3,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 21 52 8,00 131,675 3236

66 594 ELİF GÜNDOĞDU 10A 8 17 3,75 2 10 -0,50 2 10 -0,50 3 7 1,25 4 6 2,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 22 60 7,00 131,443 3240

67 579 FATMA KEKLİK 10B 7 11 4,25 2 6 0,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 4 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 18 42 7,50 125,355 3343

68 597 SEMANUR AYAZ 10B 6 12 3,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 13 27 6,25 124,120 3370

69 601 HEDİYE ÖZÇELİK 10C 8 14 4,50 3 10 0,50 0 12 -3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 13 41 2,75 120,468 3441

70 537 HASRET U UŞIK 10C 5 13 1,75 2 7 0,25 2 7 0,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 15 51 2,25 110,635 3580

71 576 MELEK TİLKİ 10C 8 14 4,50 2 7 0,25 0 8 -2,00 2 16 -2,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 17 60 2,00 109,643 3592

72 146 EDA ÇELİK 10C 4 11 1,25 0 2 -0,50 3 7 1,25 4 15 0,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 11 41 0,75 106,758 3623

73 544 SERPİL YILMAZ 10B 7 16 3,00 3 9 0,75 3 9 0,75 4 21 -1,25 1 8 -1,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 19 77 -0,25 103,828 3647

74 541 BENAZİR ÇETİNKOL 10C 4 16 0,00 0 11 -2,75 3 7 1,25 1 3 0,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 14 51 1,25

75 101 RABİA PEKEDİS 10C 3 17 -1,25 1 11 -1,75 2 8 0,00 2 11 -0,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 13 62 -2,50
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