
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN KURTALAN İBNİ SİNA MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ Supara 9. Sınıf 2. Deneme 27 492 2212 3394

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,12 10,95 8,38 7,52 4,31 6,45 3,16 6,30 1,59 10,16 8,11 8,13 2,83 4,61 1,68 3,46 3,13 2,68 2,30 3,00 1,55 40,55 40,41 30,46 232,210

Okul Ortalaması 7,96 13,56 4,57 6,89 5,33 5,56 1,81 6,48 0,19 5,37 7,67 3,45 1,67 4,85 0,45 2,37 3,70 1,44 2,48 3,11 1,70 28,55 44,70 17,36 167,580

KATILIMLAR

1 135 KADER FERMAN -9A 15 10 12,50 3 10 0,50 1 5 -0,25 15 7 13,25 3 6 1,50 5 3 4,25 4 3 3,25 46 44 35,00 265,258 1083

2 119 ENES ALAĞAŞ -9A 11 14 7,50 11 2 10,50 4 8 2,00 12 13 8,75 5 5 3,75 3 5 1,75 6 1 5,75 52 48 40,00 249,425 1238

3 111 ELİF DURAN -9A 10 12 7,00 6 7 4,25 0 2 -0,50 13 7 11,25 2 5 0,75 5 3 4,25 3 2 2,50 39 38 29,50 230,833 1445

4 123 ZEYNEP ŞENER -9A 10 13 6,75 10 3 9,25 2 2 1,50 12 11 9,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 41 37 31,75 229,603 1459

5 114 ROJİN KUTLUK -9A 14 9 11,75 10 2 9,50 5 3 4,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 36 26 29,50 209,100 1720

6 133 ASYA CANGİ R -9A 10 9 7,75 10 2 9,50 1 6 -0,50 7 2 6,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 32 31 24,25 204,280 1789

7 113 DİLARA PEKTAŞ -9A 12 13 8,75 7 6 5,50 2 8 0,00 5 8 3,00 1 3 0,25 3 5 1,75 4 3 3,25 34 46 22,50 189,178 2018

8 317 SUDENAZ GÖKTAİ -9A 9 15 5,25 8 5 6,75 1 4 0,00 8 6 6,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 30 41 19,75 186,453 2062

9 122 ŞEVİN POL* -9A 10 15 6,25 8 4 7,00 2 8 0,00 5 7 3,25 1 6 -0,50 3 5 1,75 4 3 3,25 33 48 21,00 180,128 2167

10 130 KÜBRA TAŞ -9A 8 17 3,75 6 6 4,50 2 6 0,50 6 7 4,25 2 6 0,50 5 3 4,25 4 3 3,25 33 48 21,00 176,543 2213

11 118 ZEHRA ERBAŞ -9A 8 12 5,00 7 5 5,75 2 4 1,00 5 4 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 25 29 17,75 171,860 2290

12 116 ELA İNSEL -9A 12 10 9,50 5 7 3,25 0 8 -2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 3 3 2,25 26 43 15,25 165,030 2379

13 110 FELEKNAZ YİĞİT -9A 11 14 7,50 6 6 4,50 2 8 0,00 3 8 1,00 2 4 1,00 3 5 1,75 2 4 1,00 29 49 16,75 164,738 2382

14 115 AYŞEGÜL OLAM -9A 7 15 3,25 9 2 8,50 1 6 -0,50 4 9 1,75 2 4 1,00 1 2 0,50 5 2 4,50 29 40 19,00 161,958 2427

15 109 NURCAN KARASATİ -9A 8 12 5,00 7 6 5,50 1 9 -1,25 5 8 3,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 25 44 14,00 158,848 2461

16 117 KEREM CANGİR -9A 3 6 1,50 7 6 5,50 2 4 1,00 3 6 1,50 3 5 1,75 5 3 4,25 3 1 2,75 26 31 18,25 154,163 2522

17 134 ZEYNEP İNCİ -9A 7 18 2,50 10 3 9,25 1 11 -1,75 3 7 1,25 3 7 1,25 2 6 0,50 2 5 0,75 28 57 13,75 145,713 2645

18 107 YUSUF DOĞAN -9A 4 5 2,75 7 4 6,00 1 4 0,00 5 13 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 20 34 11,50 142,658 2682

19 143 SONGÜL ÜNE Ş -9A 8 17 3,75 3 9 0,75 4 8 2,00 3 5 1,75 3 6 1,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 24 56 10,00 141,145 2707

20 120 SONGÜLGÜN *Ğ DU -9A 6 15 2,25 9 4 8,00 1 6 -0,50 3 8 1,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 24 49 11,75 139,445 2730

21 139 PINAR YILDIZ -9A 7 15 3,25 7 5 5,75 0 6 -1,50 3 9 0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 21 45 9,75 135,843 2771

22 129 BERFİN ÖNER -9A 8 16 4,00 5 7 3,25 2 10 -0,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 3 5 1,75 3 4 2,00 25 55 11,25 135,490 2779

23 141 NURGÜL ALVER -9A 4 20 -1,00 7 5 5,75 2 9 -0,25 2 9 -0,25 4 4 3,00 3 5 1,75 2 4 1,00 24 56 10,00 121,410 2945

24 127 CELİL ULUŞIK -9A 5 15 1,25 4 6 2,50 4 3 3,25 3 9 0,75 0 9 -2,25 16 42 5,50 120,825 2953

25 136 İREM BAŞTUĞ -9A 4 19 -0,75 4 7 2,25 0 9 -2,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 3 2,25 16 44 5,00 119,353 2973

26 112 MUSA ULUŞIK -9A 2 7 0,25 3 9 0,75 3 9 0,75 4 10 1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 15 48 3,00 114,068 3037

27 145 EZEL KARATAŞ -9A 2 23 -3,75 7 6 5,50 3 9 0,75 8 17 3,75 1 9 -1,25 1 7 -0,75 0 7 -1,75 22 78 2,50 111,400 3060
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