
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / APOTEMİ KURUMSAL MAESTRO SERİSİ / KURUMSAL DENEME-1 / TYT Deneme Sınavı-1 22-10-2019
Siirt - KURTALAN - İbn
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 56 - HASAN SUNDUVAÇ 12 / A 29 11 26.25 0 0 0.00 20 7 18.25 10 0 10.00 59.00 18.00 54.50 281.667 7748 199 25 1
2 0 - ZEYNEL ADAR 12 / B 19 5 17.75 0 0 0.00 22 3 21.25 12 1 11.75 53.00 9.00 50.75 269.167 9315 253 32 2
3 362 - CİHAT HÜLAKO 11 / B 34 5 32.75 3 2 2.50 3 2 2.50 6 1 5.75 46.00 10.00 43.50 245.000 12686 403 49 3
4 133 - NEFİSE SUÇİN 12 / B 25 8 23.00 2 2 1.50 9 3 8.25 10 1 9.75 46.00 14.00 42.50 241.667 13191 427 53 4
5 0 - YUSUF DAYAN 12 / 0 25 6 23.50 4 1 3.75 9 1 8.75 6 0 6.00 44.00 8.00 42.00 240.000 13419 438 54 5
6 136 - NURCAN ALPER 12 / B 23 11 20.25 5 2 4.50 8 6 6.50 12 6 10.50 48.00 25.00 41.75 239.167 13557 443 55 6
7 225 - ZEYNEP AYAZ 12 / B 24 10 21.50 4 3 3.25 8 7 6.25 12 6 10.50 48.00 26.00 41.50 238.333 13700 453 57 7
8 145 - RANA ALPGA N 12 / B 20 10 17.50 5 2 4.50 8 5 6.75 12 6 10.50 45.00 23.00 39.25 230.833 14846 514 64 8
9 81 - AYŞE TUNÇ 12 / B 22 13 18.75 5 2 4.50 6 3 5.25 12 5 10.75 45.00 23.00 39.25 230.833 14846 514 64 8

10 122 - MERVE YOLTAY 12 / B 22 14 18.50 9 5 7.75 5 2 4.50 8 2 7.50 44.00 23.00 38.25 227.500 15341 544 67 10
11 38 - BERFİN SANCAR 0 / 0 24 12 21.00 3 8 1.00 7 5 5.75 10 2 9.50 44.00 27.00 37.25 224.167 15870 574 71 11
12 83 - BAHAR HÜLAKO 12 / A 28 7 26.25 8 5 6.75 2 1 1.75 3 3 2.25 41.00 16.00 37.00 223.333 15992 579 73 12
13 128 - MUHAMMED KOYUNCU 12 / A 21 13 17.75 9 2 8.50 9 4 8.00 3 1 2.75 42.00 20.00 37.00 223.333 15992 579 73 12
14 149 - EL TİGRE 12 / A 31 8 29.00 5 3 4.25 3 3 2.25 2 2 1.50 41.00 16.00 37.00 223.333 15992 579 73 12
15 369 - DİCLE ANIL 11 / B 27 8 25.00 6 8 4.00 0 0 0.00 9 6 7.50 42.00 22.00 36.50 221.667 16251 601 82 15
16 222 - YUSUF ŞEN 12 / A 19 6 17.50 4 4 3.00 11 3 10.25 6 3 5.25 40.00 16.00 36.00 220.000 16501 619 86 16
17 104 - BERFİN İLERİ 12 / B 25 12 22.00 3 4 2.00 4 4 3.00 9 3 8.25 41.00 23.00 35.25 217.500 16906 644 92 17
18 15 - FATMA GÜL 12 / B 27 6 25.50 4 2 3.50 2 3 1.25 6 6 4.50 39.00 17.00 34.75 215.833 17165 656 93 18
19 3 - UMUTCANN EERÇİN 12 / A 17 9 14.75 3 0 3.00 16 6 14.50 3 2 2.50 39.00 17.00 34.75 215.833 17165 656 93 18
20 105 - İREM NERGİZ 12 / A 28 7 26.25 8 8 6.00 0 5 -1.25 4 8 2.00 40.00 28.00 33.00 210.000 18165 731 113 20
21 0 - SONGÜL AYDIN 12 / C 25 9 22.75 8 3 7.25 4 5 2.75 0 0 0.00 37.00 17.00 32.75 209.167 18300 742 116 21
22 127 - BERKAY KOYUNCU 12 / A 20 13 16.75 9 3 8.25 7 5 5.75 2 0 2.00 38.00 21.00 32.75 209.167 18300 742 116 21
23 204 - SERHAT İNCİ 12 / B 24 5 22.75 5 0 5.00 3 3 2.25 2 1 1.75 34.00 9.00 31.75 205.833 18827 775 125 23
24 86 - YILDIRIM 12 / A 20 14 16.50 3 2 2.50 10 3 9.25 5 6 3.50 38.00 25.00 31.75 205.833 18827 775 125 23
25 106 - KADİR TAŞ 12 / A 21 8 19.00 8 5 6.75 4 2 3.50 3 4 2.00 36.00 19.00 31.25 204.167 19110 798 132 25
26 94 - SİBEL KINAY 12 / B 23 9 20.75 3 3 2.25 5 7 3.25 6 5 4.75 37.00 24.00 31.00 203.333 19238 808 136 26
27 94 - SİBEL KINAY 12 / B 23 9 20.75 3 3 2.25 5 7 3.25 6 5 4.75 37.00 24.00 31.00 203.333 19238 808 136 26
28 94 - SİBEL KINAY 12 / B 23 9 20.75 3 3 2.25 5 7 3.25 6 5 4.75 37.00 24.00 31.00 203.333 19238 808 136 26
29 374 - AYHAN KAPLAN 11 / A 27 8 25.00 5 7 3.25 0 1 -0.25 3 0 3.00 35.00 16.00 31.00 203.333 19238 808 136 26
30 177 - SEFA CAN YÜKSEL 12 / A 24 11 21.25 7 3 6.25 2 5 0.75 4 6 2.50 37.00 25.00 30.75 202.500 19366 824 145 30
31 376 - TAHA OLAM 11 / B 18 5 16.75 9 1 8.75 2 7 0.25 6 5 4.75 35.00 18.00 30.50 201.667 19505 838 147 31
32 353 - YAHYA ATAKUR 11 / B 21 12 18.00 9 2 8.50 0 3 -0.75 5 2 4.50 35.00 19.00 30.25 200.833 19660 847 149 32
33 355 - SEMA AĞRAK 11 / B 24 6 22.50 5 6 3.50 2 4 1.00 4 4 3.00 35.00 20.00 30.00 200.000 19795 855 152 33
34 383 - DOĞAN KAYRA 11 / A 21 14 17.50 8 6 6.50 3 7 1.25 6 6 4.50 38.00 33.00 29.75 199.167 19921 864 156 34
35 132 - NUR ERÇİ N 12 / A 23 6 21.50 3 3 2.25 2 1 1.75 5 3 4.25 33.00 13.00 29.75 199.167 19921 864 156 34
36 132 - NUR ERÇİ N 12 / A 23 6 21.50 3 3 2.25 2 1 1.75 5 3 4.25 33.00 13.00 29.75 199.167 19921 864 156 34
37 9 - NAZLI ZENGİN 12 / A 22 11 19.25 6 5 4.75 2 2 1.50 4 5 2.75 34.00 23.00 28.25 194.167 20687 936 179 37
38 354 - NESRİN KAYHAN 11 / A 21 13 17.75 7 6 5.50 1 1 0.75 4 1 3.75 33.00 21.00 27.75 192.500 20959 961 183 38
39 174 - SARA SEVER 12 / C 22 12 19.00 5 7 3.25 5 1 4.75 1 3 0.25 33.00 23.00 27.25 190.833 21213 983 186 39
40 27 - ESRA KAREATAY 12 / B 22 13 18.75 4 7 2.25 2 3 1.25 5 1 4.75 33.00 24.00 27.00 190.000 21332 994 189 40
41 93 - BEYZA KARAATAY 12 / C 27 13 23.75 3 3 2.25 0 0 0.00 1 0 1.00 31.00 16.00 27.00 190.000 21332 994 189 40
42 97 - GÜLCAN AĞRAK 12 / C 19 13 15.75 5 4 4.00 7 4 6.00 3 7 1.25 34.00 28.00 27.00 190.000 21332 994 189 40
43 366 - MÜZEYYEN ORAL 11 / A 21 8 19.00 5 3 4.25 1 1 0.75 3 1 2.75 30.00 13.00 26.75 189.167 21466 1012 195 43
44 87 - DERSİM TAŞKIRAN 12 / B 23 7 21.25 4 6 2.50 1 1 0.75 2 1 1.75 30.00 15.00 26.25 187.500 21729 1042 205 44
45 111 - NERGİZ ÖZDEMİR 12 / B 23 10 20.50 5 2 4.50 1 4 0.00 3 8 1.00 32.00 24.00 26.00 186.667 21864 1054 211 45
46 28 - ARJİN YILMAZ 12 / A 22 17 17.75 2 1 1.75 4 10 1.50 5 5 3.75 33.00 33.00 24.75 182.500 22419 1114 224 46
47 357 - UMUT YAVUZ 11 / A 17 10 14.50 8 7 6.25 3 4 2.00 3 4 2.00 31.00 25.00 24.75 182.500 22419 1114 224 46
48 358 - TUĞBAN AZLİ 11 / B 19 13 15.75 5 2 4.50 1 2 0.50 4 1 3.75 29.00 18.00 24.50 181.667 22535 1129 228 48
49 123 - MERYEM YEŞİLYURT 12 / C 15 14 11.50 11 3 10.25 4 2 3.50 0 4 -1.00 30.00 23.00 24.25 180.833 22648 1146 230 49
50 386 - YUSUF GÜNEŞ 11 / A 19 14 15.50 3 3 2.25 2 6 0.50 7 4 6.00 31.00 27.00 24.25 180.833 22648 1146 230 49
51 0 - FERHAT YILMAZ 12 / A 17 10 14.50 4 4 3.00 5 8 3.00 5 5 3.75 31.00 27.00 24.25 180.833 22648 1146 230 49
52 379 - YUSUF KARAATAY 11 / A 17 14 13.50 7 5 5.75 5 4 4.00 1 1 0.75 30.00 24.00 24.00 180.000 22772 1166 237 52
53 150 - ROJİN YOLTAY 12 / A 22 12 19.00 2 10 -0.50 1 2 0.50 5 2 4.50 30.00 26.00 23.50 178.333 23005 1202 254 53
54 370 - ZERDA EĞİLMEZ 11 / A 23 17 18.75 4 7 2.25 0 0 0.00 3 3 2.25 30.00 27.00 23.25 177.500 23102 1216 259 54
55 99 - GÜLER ÇİÇEK 12 / C 18 15 14.25 8 8 6.00 1 4 0.00 4 4 3.00 31.00 31.00 23.25 177.500 23102 1216 259 54
56 85 - BEYDA BİNGÖL 12 / C 21 10 18.50 3 6 1.50 2 7 0.25 4 6 2.50 30.00 29.00 22.75 175.833 23341 1238 267 56
57 359 - KADER PEKEDİS 11 / B 21 18 16.50 7 11 4.25 1 0 1.00 4 12 1.00 33.00 41.00 22.75 175.833 23341 1238 267 56
58 372 - ALİHAN GÖYMEN 11 / B 17 16 13.00 7 6 5.50 2 4 1.00 4 3 3.25 30.00 29.00 22.75 175.833 23341 1238 267 56
59 39 - ELİF SOYSAL 12 / C 18 12 15.00 6 1 5.75 2 3 1.25 1 2 0.50 27.00 18.00 22.50 175.000 23458 1257 274 59
60 95 - ÖNDER BAŞAL 12 / A 16 12 13.00 8 4 7.00 3 3 2.25 1 4 0.00 28.00 23.00 22.25 174.167 23556 1269 277 60
61 143 - ÖMER ORAL 12 / A 20 14 16.50 3 6 1.50 2 0 2.00 2 0 2.00 27.00 20.00 22.00 173.333 23677 1287 285 61
62 74 - ASMİN İSLAM ĞLU 12 / C 20 13 16.75 4 6 2.50 0 0 0.00 3 2 2.50 27.00 21.00 21.75 172.500 23799 1308 292 62
63 373 - KASIM NERGİZ 11 / B 13 11 10.25 1 5 -0.25 6 3 5.25 6 2 5.50 26.00 21.00 20.75 169.167 24214 1365 304 63
64 360 - TÜLİN UGAR 11 / A 19 10 16.50 4 6 2.50 1 1 0.75 1 0 1.00 25.00 17.00 20.75 169.167 24214 1365 304 63
65 175 - SEÇİL AYAZ 12 / B 11 8 9.00 6 4 5.00 8 6 6.50 0 0 0.00 25.00 18.00 20.50 168.333 24318 1388 313 65
66 368 - ELİF KAZANCI 11 / A 16 15 12.25 8 7 6.25 0 0 0.00 2 1 1.75 26.00 23.00 20.25 167.500 24429 1399 317 66
67 363 - BEYDA PEKGÖZ 11 / B 15 18 10.50 1 2 0.50 6 1 5.75 3 1 2.75 25.00 22.00 19.50 165.000 24728 1440 334 67
68 381 - ESRA ÖZDEMİR 11 / A 21 14 17.50 2 7 0.25 1 3 0.25 2 2 1.50 26.00 26.00 19.50 165.000 24728 1440 334 67
69 377 - SEMANUR ÖZCAN 11 / B 18 16 14.00 2 4 1.00 3 2 2.50 3 4 2.00 26.00 26.00 19.50 165.000 24728 1440 334 67
70 356 - AKİF KARATAŞ 11 / B 15 8 13.00 5 4 4.00 3 4 2.00 1 5 -0.25 24.00 21.00 18.75 162.500 25012 1487 358 70
71 378 - CEREN DEMİR 11 / B 18 15 14.25 3 5 1.75 0 0 0.00 4 6 2.50 25.00 26.00 18.50 161.667 25123 1503 364 71
72 59 - BAHAR YAŞAR 12 / A 17 20 12.00 4 7 2.25 5 12 2.00 5 11 2.25 31.00 50.00 18.50 161.667 25123 1503 364 71
73 109 - LEYLA TARDUŞ 12 / B 14 12 11.00 0 0 0.00 5 5 3.75 5 6 3.50 24.00 23.00 18.25 160.833 25218 1529 381 73
74 371 - MERVE KANSU 11 / B 12 9 9.75 4 3 3.25 0 3 -0.75 5 0 5.00 21.00 15.00 17.25 157.500 25562 1605 404 74
75 197 - SELİM ÖZ 12 / A 15 19 10.25 3 3 2.25 1 1 0.75 3 8 1.00 22.00 31.00 14.25 147.500 26519 1776 459 75
76 380 - SEFA MİNAZ 11 / A 13 19 8.25 4 4 3.00 4 13 0.75 3 6 1.50 24.00 42.00 13.50 145.000 26737 1806 468 76
77 365 - FİGEN KARATAŞ 11 / B 10 11 7.25 5 10 2.50 4 18 -0.50 5 13 1.75 24.00 52.00 11.00 136.667 27439 1955 513 77
78 385 - ROZAR YÜKSEKBAĞ 11 / A 10 14 6.50 0 3 -0.75 5 11 2.25 2 1 1.75 17.00 29.00 9.75 132.500 27731 2018 543 78



Genel 21.33 5.46 9.07 4.89 40.75 235.833 29728
İl 15.64 4.05 3.77 2.24 25.70 185.651 2522

İlçe 12.93 3.08 2.29 1.65 19.96 166.529 748
Kurum 17.82 3.70 3.12 3.67 28.31 194.359 78
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