
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yayın Denizi 9. Sınıf Kurumsal  Deneme 2 35 602 3563 9667

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,92 12,00 7,92 4,98 5,30 3,65 3,35 5,13 2,07 2,82 1,81 2,37 10,43 6,26 8,87 3,59 3,20 2,79 2,75 3,00 2,00 1,07 3,70 0,14 39,91 40,40 29,81 197,690

Okul Ortalaması 11,20 12,37 8,11 3,34 6,66 1,68 2,57 5,69 1,15 2,63 2,40 2,03 5,14 5,51 3,76 2,40 3,60 1,50 2,74 3,17 1,95 0,74 4,66 -0,42 30,76 44,06 19,76 165,820

KATILIMLAR

1 58 EDANUR PEKGÖZ -9A 17 6 15,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 0 3,00 9 5 7,75 2 0 2,00 6 0 6,00 1 3 0,25 43 22 37,50 233,265 3423

2 77 SİBEL ALVER -9A 15 13 11,75 5 7 3,25 5 6 3,50 3 3 2,25 12 9 9,75 2 8 0,00 2 7 0,25 3 6 1,50 47 59 32,25 221,283 3808

3 80 BÜŞRA ÖZLÜK -9A 14 14 10,50 4 7 2,25 2 4 1,00 5 1 4,75 12 7 10,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 42 38 32,50 220,295 3842

4 64 ŞADİYE OLGAÇ -9A 12 15 8,25 3 8 1,00 5 5 3,75 3 3 2,25 9 9 6,75 6 2 5,50 6 3 5,25 3 6 1,50 47 51 34,25 207,653 4269

5 83 SONGÜL EROL -9A 17 11 14,25 6 6 4,50 2 10 -0,50 3 3 2,25 6 5 4,75 3 3 2,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 41 43 30,25 207,110 4289

6 56 RÜMEYSA AYAZ -9A 15 12 12,00 5 7 3,25 3 9 0,75 3 3 2,25 7 4 6,00 3 3 2,25 5 4 4,00 1 5 -0,25 42 47 30,25 205,875 4321

7 81 CEMRE PEKTAŞ -9A 18 8 16,00 4 7 2,25 3 4 2,00 1 2 0,50 4 3 3,25 4 0 4,00 2 1 1,75 1 4 0,00 37 29 29,75 205,185 4346

8 65 MEVLÜDE KARAKOL -9A 13 10 10,50 5 7 3,25 2 6 0,50 3 2 2,50 7 2 6,50 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 36 32 28,00 199,638 4529

9 87 ELVİN UGAR -9A 14 12 11,00 4 6 2,50 6 3 5,25 4 2 3,50 6 2 5,50 2 4 1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 38 38 28,50 199,613 4530

10 55 AMİNE TURAN -9A 9 8 7,00 4 5 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 8 1 7,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 34 25 27,75 195,185 4689

11 82 GÜLCAN İBAER -9A 14 7 12,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 7 3 6,25 2 2 1,50 3 3 2,25 0 7 -1,75 32 38 22,50 191,290 4833

12 51 PELİN DEMİRHAN -9A 14 14 10,50 5 5 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 4 4 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 0 7 -1,75 35 39 25,25 183,828 5108

13 75 KÜBRA ÇETİNER -9A 14 11 11,25 2 8 0,00 2 6 0,50 4 1 3,75 5 4 4,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 33 41 22,75 183,015 5140

14 79 ZEYNEP TİLKİ -9A 14 12 11,00 5 5 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 33 35 24,25 181,563 5192

15 68 MEDİNE ARAS -9A 9 10 6,50 3 6 1,50 3 4 2,00 2 2 1,50 9 5 7,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 30 42 19,50 177,635 5326

16 59 KADER KERİMOĞLU -9A 8 18 3,50 4 6 2,50 2 7 0,25 3 3 2,25 10 9 7,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 31 49 18,75 169,393 5632

17 60 NARİN BOZDEMİR -9A 11 12 8,00 4 6 2,50 3 7 1,25 4 1 3,75 6 11 3,25 3 5 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 32 48 20,00 168,615 5662

18 71 NUPELDA ÖZCAN -9A 14 13 10,75 3 8 1,00 2 9 -0,25 4 2 3,50 3 7 1,25 3 5 1,75 3 7 1,25 1 7 -0,75 33 58 18,50 165,128 5799

19 54 ELANUR ARI -9A 10 16 6,00 3 7 1,25 3 8 1,00 2 4 1,00 6 8 4,00 4 4 3,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 34 57 19,75 165,110 5800

20 78 SEVCAN IRMAK YAYLA -9A 13 12 10,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 5 2,75 2 6 0,50 2 4 1,00 1 6 -0,50 28 45 16,75 164,403 5825

21 61 BERRA ALAN -9A 11 15 7,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 4 2,00 4 3 3,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 32 51 19,25 161,133 5974

22 67 HÜMEYRA AVCI -9A 11 12 8,00 6 5 4,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 8 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 29 44 18,00 160,438 6001

23 63 MERVENUR  SUÇİN -9A 8 9 5,75 3 4 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 25 26 18,50 156,850 6156

24 76 YAĞMUR ANİL -9A 11 12 8,00 4 8 2,00 3 8 1,00 2 4 1,00 5 10 2,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 28 56 14,00 153,940 6272

25 76 YAĞMUR ANİL -9A 11 12 8,00 4 8 2,00 3 8 1,00 2 4 1,00 5 10 2,50 1 7 -0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 28 56 14,00 153,940 6272

26 73 ROJDA KAVŞUT -9A 9 16 5,00 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 8 6 6,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 22 46 10,50 151,705 6370

27 53 EVİNDAR AYGÜN -9A 9 11 6,25 2 7 0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 4 6 2,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 25 43 14,25 150,188 6440

28 74 MERVE PEKEDİS -9A 12 17 7,75 4 8 2,00 1 9 -1,25 3 3 2,25 1 4 0,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 6 0,50 29 53 15,75 148,898 6501

29 62 BEYDA ALAN -9A 11 16 7,00 4 6 2,50 3 6 1,50 1 4 0,00 0 10 -2,50 3 5 1,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 26 60 11,00 130,430 7363
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,92 12,00 7,92 4,98 5,30 3,65 3,35 5,13 2,07 2,82 1,81 2,37 10,43 6,26 8,87 3,59 3,20 2,79 2,75 3,00 2,00 1,07 3,70 0,14 39,91 40,40 29,81 197,690

Okul Ortalaması 11,20 12,37 8,11 3,34 6,66 1,68 2,57 5,69 1,15 2,63 2,40 2,03 5,14 5,51 3,76 2,40 3,60 1,50 2,74 3,17 1,95 0,74 4,66 -0,42 30,76 44,06 19,76 165,820

KATILIMLAR

30 57 NURDA KERİMOĞLU -9A 4 19 -0,75 5 7 3,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 4 5 2,75 1 3 0,25 4 4 3,00 1 9 -1,25 23 60 8,00 123,235 7727

31 95 ELİFCAN AYAZ -9A 7 8 5,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 4 1,00 14 35 5,25 121,495 7798

32 69 EDANUR OKAN -9A 5 8 3,00 1 7 -0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 14 37 4,75 116,428 8059

33 70 BAHAR DİKMEN -9A 3 13 -0,25 1 7 -0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 14 28 7,00 116,398 8061

34 0 ZELAL TÜM -9A 4 15 0,25 3 7 1,25 2 5 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 16 39 6,25 113,518 8210

35 72 ZEYNEP FİREGAR -9A 11 16 7,00 2 10 -0,50 2 10 -0,50 2 4 1,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 6 1,50 0 10 -2,50 24 72 6,00
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