
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT KURTALAN İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.SINIF TARAMA-4 35 757 757 3279

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 10,8 12,87 14,5 10,5 11,83 7,2 8,0 5,20 7,4 12,6 4,28 44,7 41,9 34,18 216,500

Okul Ortalaması 14,5 13,1 11,21 12,3 13,0 9,04 2,3 8,6 0,16 5,7 14,6 2,09 34,8 49,3 22,50 171,340

KATILIMLAR

1 490 YETER POLAT -9A 22 8 20,00 18 10 15,50 1 4 0,00 10 17 5,75 51 39 41,25 229,698 1 1 39 39 1132

2 519 NERGİZ TALAN -9A 18 9 15,75 17 8 15,00 2 3 1,25 8 15 4,25 45 35 36,25 212,933 2 2 65 65 1369

3 505 ZEYNEP ÇİFTÇİ -9A 18 12 15,00 16 14 12,50 10 12 7,00 44 38 34,50 205,650 3 3 76 76 1485

4 493 YILDIZ DURAN -9A 19 10 16,50 12 11 9,25 1 2 0,50 6 2 5,50 38 25 31,75 204,050 4 4 84 84 1522

5 520 ŞEYMA DEMİR -9A 19 10 16,50 12 16 8,00 3 22 -2,50 15 13 11,75 49 61 33,75 202,888 5 5 89 89 1540

6 498 MERVE TAŞKIRAN -9A 17 12 14,00 16 14 12,50 6 15 2,25 7 22 1,50 46 63 30,25 198,428 6 6 98 98 1617

7 480 ÖZLEM AYAZ -9A 20 10 17,50 13 12 10,00 3 13 -0,25 7 21 1,75 43 56 29,00 197,100 7 7 103 103 1641

8 0 ELMAS İNCİ -9A 16 10 13,50 13 15 9,25 5 5 3,75 2 6 0,50 36 36 27,00 194,283 8 8 114 114 1698

9 488 SULTAN GAYIRNAL -9A 17 13 13,75 16 7 14,25 2 7 0,25 4 9 1,75 39 36 30,00 192,223 9 9 121 121 1731

10 511 İREM ÖZDEMİR -9A 17 12 14,00 9 15 5,25 6 11 3,25 7 18 2,50 39 56 25,00 190,883 10 10 125 125 1751

11 500 LAMİA ŞENER -9A 17 4 16,00 9 7 7,25 0 3 -0,75 4 3 3,25 30 17 25,75 186,580 11 11 142 142 1825

12 485 MÜZEYYEN ELBÜĞA -9A 16 6 14,50 9 8 7,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 30 17 25,75 185,148 12 12 151 151 1851

13 0 HİLAL ANGÜN -9A 17 12 14,00 13 8 11,00 2 9 -0,25 3 4 2,00 35 33 26,75 184,998 13 13 152 152 1852

14 508 BESNANUR ÖZLÜK -9A 16 10 13,50 13 12 10,00 2 5 0,75 6 17 1,75 37 44 26,00 184,910 14 14 153 153 1854

15 487 BAHAR YEŞİLBAŞ -9A 16 14 12,50 14 15 10,25 2 2 1,50 5 16 1,00 37 47 25,25 182,855 15 15 160 160 1881

16 513 NURSENA ÖZÇİÇEK -9A 16 12 13,00 10 14 6,50 3 5 1,75 7 17 2,75 36 48 24,00 182,835 16 16 161 161 1882

17 489 ELİF NAYMAN -9A 14 13 10,75 13 13 9,75 2 15 -1,75 13 12 10,00 42 53 28,75 181,415 17 17 166 166 1906

18 512 SEVER MELEK -9A 13 16 9,00 15 14 11,50 4 5 2,75 6 20 1,00 38 55 24,25 176,458 18 18 189 189 1998

19 495 BERFİN KARATAŞ -9A 16 11 13,25 8 17 3,75 1 1 0,75 7 18 2,50 32 47 20,25 173,070 19 19 205 205 2051

20 518 SONGÜL NAYMAN -9A 16 12 13,00 14 14 10,50 4 16 0,00 3 19 -1,75 37 61 21,75 171,753 20 20 215 215 2076

21 514 ROJİN KAVŞUT -9A 14 12 11,00 16 8 14,00 0 8 -2,00 5 14 1,50 35 42 24,50 169,065 21 21 232 232 2120

22 482 ELİF VAROL -9A 16 12 13,00 14 14 10,50 1 10 -1,50 5 22 -0,50 36 58 21,50 167,840 22 22 241 241 2149

23 502 BEYZA NUR DURAN -9A 13 13 9,75 12 13 8,75 1 6 -0,50 7 15 3,25 33 47 21,25 164,460 23 23 264 264 2204

24 516 İREM GÜRÜHAN -9A 13 16 9,00 13 17 8,75 2 11 -0,75 9 20 4,00 37 64 21,00 161,978 24 24 274 274 2226

25 506 MAKBULE KAPLAN -9A 12 14 8,50 12 8 10,00 1 3 0,25 4 13 0,75 29 38 19,50 159,085 25 25 279 279 2261

26 521 ÖZNUR TAŞKIRAN -9A 11 18 6,50 12 14 8,50 1 2 0,50 7 16 3,00 31 50 18,50 154,310 26 26 303 303 2330

27 1002 ASİYE ATALA -9A 11 14 7,50 12 15 8,25 3 14 -0,50 26 43 15,25 147,115 27 27 341 341 2430

28 484 EDA NERGİZ -9A 11 16 7,00 10 16 6,00 6 17 1,75 27 49 14,75 145,978 28 28 350 350 2447

29 12 HİLDA TEKİN -9A 6 20 1,00 12 14 8,50 7 15 3,25 3 18 -1,50 28 67 11,25 132,918 29 29 430 430 2659

30 499 FİKRİYE SAK -9A 12 15 8,25 5 17 0,75 1 8 -1,00 3 14 -0,50 21 54 7,50 130,473 30 30 445 445 2695

31 481 İLKNUR YİĞİT -9A 12 15 8,25 6 16 2,00 1 3 0,25 1 21 -4,25 20 55 6,25 129,623 31 31 452 452 2709

32 486 SONGÜL SAMANCI -9A 12 18 7,50 12 13 8,75 1 14 -2,50 1 19 -3,75 26 64 10,00 128,538 32 32 458 458 2722

33 491 BINEFŞ DEMİR -9A 9 20 4,00 8 18 3,50 3 15 -0,75 5 12 2,00 25 65 8,75 125,423 33 33 481 481 2772

34 504 ESMA NUR YAYLA -9A 7 19 2,25 12 14 8,50 2 13 -1,25 5 19 0,25 26 65 9,75 121,543 34 34 511 511 2841

35 510 ROJİN HANSU -9A 8 21 2,75 14 13 10,75 4 24 -2,00 2 14 -1,50 28 72 10,00 120,418 35 35 513 513 2850
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT KURTALAN İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.SINIF TARAMA-4 35 757 757 3279

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 10,8 12,87 14,5 10,5 11,83 7,2 8,0 5,20 7,4 12,6 4,28 44,7 41,9 34,18 216,500

Okul Ortalaması 14,5 13,1 11,21 12,3 13,0 9,04 2,3 8,6 0,16 5,7 14,6 2,09 34,8 49,3 22,50 171,340

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİİRT KURTALAN İbn i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.SINIF TARAMA-4 28 598 598 2930

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,6 10,4 12,01 13,3 10,0 10,80 9,3 6,3 7,76 8,9 11,3 6,12 46,2 37,9 36,69 224,980

Okul Ortalaması 14,4 12,9 11,16 12,7 12,8 9,55 4,2 6,0 2,68 6,2 12,2 3,19 37,5 43,8 26,58 184,320

KATILIMLAR

1 387 ELANUR   BALTA 10A 24 6 22,50 17 11 14,25 7 8 5,00 10 9 7,75 58 34 49,50 265,848 1 1 29 29 810

2 479 BERİVAN YALÇIN 10A 26 4 25,00 20 10 17,50 2 2 1,50 10 13 6,75 58 29 50,75 264,213 2 2 31 31 823

3 459 EMİNE PEKGÖZ 10A 22 8 20,00 18 8 16,00 5 5 3,75 9 8 7,00 54 29 46,75 251,208 3 3 41 41 928

4 408 ŞEYMA ALVER 10A 22 7 20,25 14 10 11,50 6 1 5,75 8 11 5,25 50 29 42,75 248,183 4 4 45 45 961

5 0 SDZN NS 10A 17 9 14,75 11 12 8,00 9 5 7,75 8 8 6,00 45 34 36,50 229,095 5 5 64 64 1147

6 300 BERÇEM ASMA 10A 14 11 11,25 13 7 11,25 11 1 10,75 3 4 2,00 41 23 35,25 225,075 6 6 68 68 1185

7 439 SEDANUR KARATAŞ 10A 18 10 15,50 12 13 8,75 5 7 3,25 9 10 6,50 44 40 34,00 214,068 7 7 84 84 1308

8 438 AZİZE ÇOBAN 10H 19 10 16,50 14 11 11,25 0 1 -0,25 7 10 4,50 40 32 32,00 202,153 1 8 113 113 1465

9 437 GÜLBAHAR HANSU 10A 14 16 10,00 16 10 13,50 3 5 1,75 10 6 8,50 43 37 33,75 198,433 8 9 121 121 1517

10 404 ESRA AYEBE 10A 15 12 12,00 11 15 7,25 4 5 2,75 4 8 2,00 34 40 24,00 182,953 9 10 165 165 1743

11 0 HSR 10A 12 11 9,25 12 17 7,75 5 9 2,75 8 15 4,25 37 52 24,00 177,898 10 11 186 186 1829

12 388 FATMA KONDU 10A 18 11 15,25 10 17 5,75 5 18 0,50 33 46 21,50 177,143 11 12 191 191 1839

13 444 DİLAN ONUR 10A 11 10 8,50 14 10 11,50 3 6 1,50 7 11 4,25 35 37 25,75 176,503 12 13 197 197 1855

14 457 SELCAN AKGÜL 10A 15 14 11,50 14 13 10,75 7 23 1,25 6 24 0,00 42 74 23,50 176,043 13 14 200 200 1862

15 390 SENANUR NAS 10A 14 13 10,75 7 16 3,00 5 3 4,25 3 6 1,50 29 38 19,50 174,855 14 15 205 205 1882

16 443 BAYAN ZEKİ PKTŞ 10A 15 14 11,50 11 14 7,50 3 11 0,25 7 15 3,25 36 54 22,50 172,790 15 16 213 213 1914

17 440 HÜLYA B*T A 10A 14 12 11,00 13 12 10,00 3 12 0,00 3 14 -0,50 33 50 20,50 165,385 16 17 251 251 2022

18 406 AYŞEGÜL 10A 10 17 5,75 15 10 12,50 4 6 2,50 4 12 1,00 33 45 21,75 163,633 17 18 263 263 2049

19 421 ŞİLAN KAVUT 10A 11 14 7,50 12 11 9,25 5 7 3,25 2 12 -1,00 30 44 19,00 163,023 18 19 266 266 2060

20 118 KÜÇÜK PRENSES 10A 13 17 8,75 8 14 4,50 8 12 5,00 29 43 18,25 158,278 19 20 299 299 2153

21 244 ÖYKÜ GÜRMAN 10A 10 18 5,50 15 14 11,50 2 0 2,00 5 17 0,75 32 49 19,75 157,623 20 21 306 306 2164

22 0 FERİDE 10A 10 19 5,25 14 16 10,00 2 0 2,00 26 35 17,25 147,303 21 22 360 360 2317

23 444 H Z L AKAR 10A 9 20 4,00 14 15 10,25 9 21 3,75 32 56 18,00 146,833 22 23 363 363 2324

24 410 MERVE TAŞKESEN 10A 11 15 7,25 15 11 12,25 0 9 -2,25 6 21 0,75 32 56 18,00 146,743 23 24 364 364 2326

25 419 SEMA HÜLAKO 10A 9 17 4,75 9 18 4,50 1 0 1,00 7 16 3,00 26 51 13,25 141,188 24 25 387 387 2389

26 409 MELEK ALVER 10A 9 19 4,25 6 17 1,75 2 6 0,50 5 13 1,75 22 55 8,25 128,140 25 26 449 449 2573

27 407 MELEK SANCAR 10A 6 13 2,75 9 13 5,75 3 14 -0,50 18 40 8,00 122,068 26 27 486 486 2643

28 435 10A 0 0 0,00
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